From: ptrebbau@derwickassociates.com

To: Joaquin Mavares

Subject: Fw: Excavation Quote

Date: Friday, November 20, 2009 3:00:35 PM

Attachments: PRESUPUESTO PLANTA TACOA CONCRETO Y ACERO REFUERZO REV.04.pdf

From: "Adrian Requena" <arequena@grupoconstech.com>
Date: Fri, 20 Nov 2009 15:30:50 -0430

To: <jlopez@proenergyservices.com>; 'Pedro
Trebbau'<ptrebbau@derwickassociates.com>

Cc: 'lker Candina'<icandina@derwickassociates.com>; 'Charles
Johnson'<cjohnson@proenergyservices.com>

Subject: RE: Excavation Quote

Hello, good afternoon. Here’s our bid for the foundation work, concrete and steel. Sorry about the
delay. Saludos.

De: Adrian Requena [mailto:arequena@grupoconstech.com]
Enviado el: lunes, 16 de noviembre de 2009 05:50 p.m.
Para: 'jlopez@proenergyservices.com'; 'Pedro Trebbau'

CC: 'lIker Candina'; 'Charles Johnson'

Asunto: Excavation Quote

Buenas tardes, anexo en datos adjuntos al presente encontraran nuestra oferta por/para el trabajo
de excavacion y/o preparacion del sitio para las fundaciones de unidades. Quiero aclarar que las
cantidades de obras estan calculadas en base a estimaciones y de llegar a un acuerdo se cobraran
las definitivamente ejecutadas y medidas en sitio. Por otro lado el costo del material de préstamo
es referencial y estard sujeto a el que definitivamente se utilice previo estudio y aprobacién por la
inspeccion, de igual manera la distancia de acarreo en camiones estard sujeta a la ubicacién del
saque y del bote. En el transcurso de la semana le estaremos enviando la informacién
correspondiente a las fundaciones. Gracias, saludos.

De: jlopez@proenergyservices.com [mailto:jlopez@proenergyservices.com]
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2009 01:26 p.m.

Para: Pedro Trebbau; arequena@grupoconstech.com

CC: 'lIker Candina'; 'Charles Johnson'

Asunto: Re: Tacoa

Pedro
We have scheduled a meeting on site with Adrian, Felix and Alejandro for .
Monday 16 @ 9a.m.

Regards

Enviado desde mi BlackBerry de Movistar

From: "Pedro Trebbau™ <ptrebbau@derwickassociates.com>
Date: Fri, 13 Nov 2009 11:16:10 -0430

To: <arequena@grupoconstech.com>

Cc: 'lker Candina'<icandina@derwickassociates.com>; '‘Charles


mailto:ptrebbau@derwickassociates.com
mailto:jmavares@proenergyservices.com

GRUPO CONSTECH, C.A.

Pagina N2: 1
Fecha: 20/11/2009
Obra: PLANTA DE GENERACION ELECTRICA TACOA, ESTADO VARGAS. CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO.
Contrato N2: S/N
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL Bs
1 M.341.010.114
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, ACABADO m2 394,38 155,62 61.373,42
CORRIENTE EN BASES DE PAVIMENTO Y LOSAS DE
FUNDACION.
2 M.351.120.210
SUMINISTRO, PREPARACION Y COLOCACION DE kgf 36.819,68 9,71 357.519,09
ACERO DE REFUERZO RAT=2.100 kg/cm2, UTILIZANDO
CABILLA DE DIAMETRO DE 1/2" A 7/8" PARA
INFRAESTRUCTURA
3 E.326.000115P
CONCRETO PREMEZCLADO DE fc=150 Kgf/cm2 A LOS m3 90,12 902,17 81.303,56
28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA
CONSTRUCCION DE LOSA DE FUNDACION, TIPO
MACIZA.
4 E.332.000131P
CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c 310 kgf/cm2 A LOS m3 755,69 1.099,85 831.145,65
28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA LA
CONSTRUCCION VIGAS DE CARGA Y MACIZADOS.
Total Bs: 1.331.341,72
(12.00 %) L.V.A.: 159.761,01
TOTAL GENERAL: 1.491.102,73







Johnson'<cjohnson@proenergyservices.com>; ‘John Lopez'<jlopez@proenergyservices.com>
Subject: RE: Tacoa

Vamos a cuadrarlo para el lunes o martes.

Guys, can you make it on Mon or Tue?

From: arequena@grupoconstech.com [mailto:arequena@grupoconstech.com]
Sent: Friday, November 13, 2009 10:34 AM

To: Pedro José Trebbau

Subject: Re: Tacoa

Ad rian Requena: Epale bichin, tenemos una propuesta de negocio para la ejecucion del
trabajo de tacoa que creo es bastante interesante para ustedes. Cuando tienes un chance para
reunirnos Ricardo, tu y yo y hacerles el planteamiento, no se si quieres que venga Charles
too. Aqui en la oficina de nosotros en EXA para que la conozcan de una vez.

Enviado desde mi dispositivo movil BlackBerry® de Digitel.

Ing. Adrian Requena

Director

Av. Libertador, Torre Exa, Piso 8, Oficina 813.
El Retiro (El Rosal), Chacao

Caracas Venezuela

Telf.:  +58212952.11.24
Fax: +58 212 952.89.34

Mail: arequena@grupoconstech.com

WWW.GRUPOCONSTECH.COM

"Este contenido es confidencial y de interés exclusivo para Grupo Constech, C.A. y sus empresas
filiales, por lo tanto, se permite usar, copiar o distribuir el mismo solo a personas autorizadas. Si
recibe este correo por error, por favor destridyalo y notifique al remitente. Eventualmente, los
correos pueden ser interceptados o alterados, llegar con demora o incompletos, al respecto Grupo
Constech, C.A no se hace responsable por los errores, defectos u omisiones que pudieran afectar al
mensaje original."

"This content is confidential and just concern to Grupo Constech, C.A and subsidiary enterprises.
Therefore, authorized personnel may copy, distribute or used it. If you received this e-mail by
misconception, please destroy it and notify to the sender immediately. The e-mails can be
intercepted or altered, be delayed or incomplete, on the matter Grupo Constech, C.A is released by


mailto:arequena@grupoconstech.com
mailto:arequena@grupoconstech.com
http://www.grupoconstech.com/

typos, oversight or mistakes affecting to the original message."

Informaciéon de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus
4557 (20091030)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

Informacién de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus
4557 (20091030)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

Informacién de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus
4600 (20091112)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

Informacién de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus
4604 (20091113)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.
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Informaciéon de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus
4613 (20091116)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.
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Informacién de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus
4625 (20091120)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com
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Informacion de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de
virus 4625 (20091120)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com
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